20230301 1. RE_ Aanvraag voor ontheffing ex art_
151id 2 Gw_

Van: I <o ) I o <D ni>

Verzonden: woensdag 1 maart 2023 13:24

Aan: Dinther van-Willems, Ruby

cc: I I /<D )
Onderwerp: RE: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.
Bijlagen: Advies ontheffingsverzoek Stein(23118449.1).pdf
Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Voltooid

Hallo Ruby,

Bijgaand ontvang je mede namens mijn collega | ] in concept het gevraagde advies. Hopelijk is een
en ander duidelijk. Voor overleg zijn we natuurlijk graag beschikbaar.

Hartelijke groet,

From: Dinther van-Willems, | ] prviimburg.ni>

Sent: maandag 27 februari 2023 13:11

To: [N (/<D ) < @AKD nl>

Cc: I @) o Iimburg.nl>
Subject: RE: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.

Hallo | EGzG

Heb jij zicht op het moment waarop jullie een eerste advieslijn in beeld hebben?
De gemeente Stein meldt zich bij mij en dan kan ik ze op proces verder informeren.

Hartelijke groet,

Ruby

Van: I ( AKD ) AKD.nl>

Verzonden: maandag 13 februari 2023 10:46

Aan: Dinther van-Willems, Ruby <5zl @prviimburg.ni>

cc: I @0 imburg.ni>
Onderwerp: RE: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.

Hall Ruby,

Dank voor het doorsturen. Wij gaan bekijken of we hiermee voldoende informatie hebben om een advies op te stellen.
Als dat niet zo is dan komen we bij je op de lijn met een specificatie van de aanvullend benodigde informatie.

Vriendelijke groet,

I
From: Dinther van-Willems, Ruby <}l @porviimburg.ni>

Sent: zondag 12 februari 2023 16:03

To: [N (/KD ) AKD.nl>

Cc: I ©)oriimburg.ni>
Subject: FW: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.

Hallo | IEGNG
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Bijgaand de informatie die ik naar aanleiding van onze vragen heb ontvangen vanuit de gemeente Stein.

Naast hetgeen dat jij al aangaf over mogelijke bevoordeling (om niet en één-op-één) is er ook nog een aandachtspunt
v.w.b. de ingangsdatum van de pachtovereenkomsten en de datum van ondertekening. In het provinciale
beleidskader is opgenomen dat er geen ontheffing met terugwerkende kracht kan worden verleend.

Het lijkt erop dat het raadslid de gronden al vanaf 1 januari 2023 in gebruik heeft, dit waarschijnlijk in verlengde van
per die datum aflopende pachtovereenkomsten. |k vraag me af of dit ook valt onder mogelijke bevoordeling...

Hartelijke groet,
Ruby

PS. Overigens heb ik met Marc afgesproken dat je offerte/ factuur naar hem kunt sturen. Kosten worden dan
intern bij Provincie aan Kabinet doorgefactureerd.

Van: I G o< neentestein.nl>

Verzonden: donderdag 9 februari 2023 21:08

Aan: Dinther van-Willems, Ruby |l @prviimburg.ni>

CC: Griffie <DL_Griffie@gemeentestein.nl>
Onderwerp: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.

Beste Ruby,

Hierbij ons memo met de antwoorden op de aangereikte vragen.
Een en ander inclusief ondersteunende documenten.
Ik geval er nog vragen resteren / toelichting nodig zou zijn dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,

Griffier Gemeente Stein

I Griffier
Dat maakt Postbus 15, 6170 AA Stein | Stadhouderslaan Meest

200, Stei e
t046 4§5I5n- | www.gemeentestein.nl -(Ezl‘eﬂg;ennkteel ) ke

@00@ van NL

Stein voor mij
duidelijk en direct

Gemeente Stein

Van: Dinther van-Willems, Ruby <[l @prviimburg.ni>

Verzonden: maandag 6 februari 2023 20:11

Aan: Griffie <griffie@gemeentestein.nl>; emeentestein.nl>

cc: I o viimburg.ni>; [ @0 imburg.ni>
Onderwerp: RE: Aanvraag voor ontheffing ex art. 15 lid 2 Gw.

LET OP: Deze e-mail is verzonden vanuit een externe bron. De inhoud kan niet zonder meer vertrouwd
worden. Wees extra waakzaam bij het openen van bijlagen of het klikken op links.

Geachte [N



Naar aanleiding van ons telefonische contact vorige week vrijdag geef ik je graag door waar wij nog aanvullende
vragen hebben inzake de aanvraag voor ontheffing ex art. 15lid 2 van de gemeentewet.

Om een goed beeld te krijgen van de context is het goed te vernemen wat de schikking precies inhoudt, hoe de
schikking is vastgelegd en wanneer de schikking is vastgesteld. Daarnaast willen wij graag weten of de gemeente
Stein beleid heeft voor het uitgeven van gronden in pacht respectievelijk dienaangaande algemene voorwaarden
hanteert en hoe de overeenkomsten met het raadslid zich verhouden tot dat beleid. Kun jij die informatie opvragen/
nagaan en vervolgens toesturen?

Achtergrond hierbij is dat wij moeten beoordelen ikv van het ontheffingsverzoek waarom in dit geval één-op-één en
om niet gronden in pacht worden uitgegeven en of daar een voldoende objectieve reden voor kan worden
aangewezen.

Ik realiseer me, ook naar aanleiding van ons telefoongesprek, dat jij deze inhoudelijke vragen wellicht in jouw
organisatie moet uitzetten. Het lijkt me dan ook goed om onze afspraak even te verzetten. Mocht jij dat anders zien,
dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Ruby van Dinther
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